31/3/25, 17:56 Correo: Diana Lizeth Rodriguez - Outlook

[5 Outlook

Fwd: SOLICITUD DOCUMENTO ACUERDO DE PAGO SEGUN MESAS 030

Desde Cesar Augusto Cifuentes Caro <cesar.cifuentes@saviasaludeps.com>
Fecha Lun 31/03/2025 10:28 AM
Para Diana Lizeth Rodriguez <ejecutivocartera5@subredsur.gov.co>

cc Bibiana Patricia Berrio Quinchia <bibiana.berrio@saviasaludeps.com>; Cesar Augusto Cifuentes Caro
<cesar.cifuentes@saviasaludeps.com>; Eliana Holguin Echavarria <eliana.holguin@saviasaludeps.com>; Ruby
Johana Mazo Rodriguez <ruby.mazo@saviasaludeps.com>; Cindy Lorena Rincén Alvarez
<cindy.rincon@saviasaludeps.com>; Laura Vanesa Lozano Sepulveda <laura.lozano@saviasaludeps.com>

[ﬂJ 2 archivos adjuntos (2 MB)
EPS SAVIA SALUD.pdf; 900958564 - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR - ACUERDO DE PAGO.xlsx;

Buenos dias,

Diana Lizeth Rodriguez Cardenas

Apoyo a la Gestion Administrativa

Area de Cartera

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E
Nit 900.958.564-9

Conmutador (1) 7300 000 Ext. 26030 - 26051
Cel 315 6316914

Reciba un cordial saludo por parte de Savia Salud EPS, me permito compartir adjunto el detalle de las
facturas objeto del acuerdo firmado entre las partes el pasado 26 de febrero del presente afio en los
siguientes términos:

Fecha de Pago: 26/04/2025
Valor a Pagar 360.755.946 24 cuotas / 15 406 498
Forma de Pago: Transaccion Electronica

Por lo anterior en el mes de Abril se pacto el pago de la primer cuota

Quedamos atentos,

—————————— Forwarded message ---------

De: Diana Lizeth Rodriguez <gjecutivocartera5@subredsur.gov.co>

Date: jue, 13 mar 2025 a las 10:22

Subject: Rv: SOLICITUD DOCUMENTO ACUERDO DE PAGO SEGUN MESAS 030

To: marco.garavito@saviasaludeps.com <marco.garavito@saviasaludeps.com>, Maria Katherine Vargas
Caicedo <maria.vargas@saviasaludeps.com>
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31/3/25, 17:56 Correo: Diana Lizeth Rodriguez - Outlook

De: Diana Lizeth Rodriguez

Enviado: miércoles, 12 de marzo de 2025 10:55 a. m.

Para: diana.rodriguez@saviasaludeps.com <diana.rodriguez@saviasaludeps.com>;
marco.garavito@saviasaludeps.com <marco.garavito@saviasaludeps.com>

Cc: Ruby Johana Mazo Rodriguez <ruby.mazo@saviasaludeps.com>; Maria Katherine Vargas Caicedo
<maria.vargas@saviasaludeps.com>

Asunto: SOLICITUD DOCUMENTO ACUERDO DE PAGO SEGUN MESAS 030

Cordial saludo, Dra. . Diana Rodriguez : de acuerdo a mesas de 030 del pasado 26 de febrero 2025, la EPS
SAVIA SALUD genero acuerdo de pago $369.755.946 a partir de mes abril en 24 cuotas. Por lo anterior y
con el fin de legalizar dicho acuerdo agradecemos nos envien el documento para ser presentado a
nuestra representante legal y firmas respectivas.

Adicional agradecemos él envié de la relacién de facturas que componen los $369.755.946 el cual hace
parte del acuerdo.

Atte,

Diana Lizeth Rodriguez Cardenas

Apoyo a la Gestion Administrativa

Area de Cartera

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E
Nit 900.958.564-9

Conmutador (1) 7300 000 Ext. 26030 - 26051

Cel 315 6316914

Aviso legal:” El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales y de uso exclusivo de Savia Salud
EPS. Se encuentran dirigidos solo para el uso del destinatario al cual van enviados. La reproduccion, lectura y/o copia
se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a éste y puede ser ilegal. Si usted lo ha recibido por error,
informenoslo y eliminelo de su correo. Los Datos Personales seran tratados conforme a la Ley 1581 de 2012 y a nuestra
Politica de Datos Personales que podra consultar en la pagina web www.saviasaludeps.com. Las opiniones,
informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en este correo electrénico, no relacionados con la
actividad de SAVIA, se entendera como personales y de ninguna manera son avaladas por la empresa. Gracias.”
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informenoslo y eliminelo de su correo. Los Datos Personales seran tratados conforme a la Ley 1581 de 2012 y a nuestra
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Politica de Datos Personales que podra consultar en la pagina web www.saviasaludeps.com. Las opiniones,
informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en este correo electrénico, no relacionados con la
actividad de SAVIA, se entendera como personales y de ninguna manera son avaladas por la empresa. Gracias.”
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